informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitacdo - Prefeitura Municipal de Itajobi
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 15:49

Para: informatica@itajobi.sp.gov.br

Assunto: Fwd: Re: Fwd: Duvidas Licitagdo Pregdo 001/2026 - Processo Licitatorio
003/2026

Boa tarde.

Encaminho esclarecimento do Pregao Presencial n® 001/2026 para que seja disponibilizado no site da
Prefeitura Municipal de Itajobi.

Kelli

Prefeitura do Municipio de Itajobi - SP

Setor de Licitagao

(17) 3546-9000

Assunto::Re: Fwd: Duvidas Licitagao Pregdo 001/2026 - Processo Licitatorio 003/2026
Data:29/01/2026 15:39
De:Lancadoria - Pref. Itajobi <lancadoria@itajobi.sp.gov.br>
Para::Setor de Licitacao - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Cc::Agua e Esgoto | Prefeitura Itajobi <daei@itajobi.sp.gov.br>,
luizcarlospiona@banestes.com.br

Boa tarde,

"A prestacdo dos servicos de arrecadacao devera atender, simultaneamente, as demandas

do Municipio de Itajobi e do DAEI (Departamento de Agua e Esgoto de Itajobi), por meio de
boletos bancarios (fichas de compensacdo) passiveis de liquidacdo em toda a rede bancaria ou
instituigbes financeiras?"

Sim, porém deverdo ser 2 numeros de convénios separados com 2 contas separadas.

att

Lucimara Zerbatto Farhat

Coordenadora de Tributacao
Prefeitura de Itajobi
Fone: 17-3546-9003 (whatsapp)



Fone: 17-3546-9002
site: www.itajobi.sp.gov.br
e-mail: lancadoria@itajobi.sp.gov.br

Em 29/01/2026 15:31, Setor de Licitagao - Prefeitura Municipal de Itajobi escreveu:

Assunto::Duvidas Licitagdo Pregdo 001/2026 - Processo Licitatério 003/2026
Data:29/01/2026 14:59
De:Luiz Carlos Loureiro Piona <luizcarlospiona@banestes.com.br>
Para::licitacao@itajobi.sp.gov.br

Boa tarde a todos!

Em atencdo ao edital supracitado, solicitamos o seguinte esclarecimento:

A prestacdo dos servicos de arrecadacdo devera atender, simultaneamente, as demandas do
Municipio de Itajobi e do DAEI (Departamento de Agua e Esgoto de Itajobi), por meio de
boletos bancarios (fichas de compensagao) passiveis de liquidagdo em toda a rede bancaria ou
instituicdes financeiras?

Agradeco a atencdo dispensada e aguardo retorno.

Atenciosamente

LUIZ CARLOS LOUREIRO PIONA

GERENTE GERAL AGENCIA G1

SAO JOSE DO RIO PRETO

BANESTES S/A - Banco do Estado do Espirito Santo

luizcarlospiona@banestes.com.br

17- 3122-1212 - Ramal: 7674

17-99684-0986

"Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com a redugao de custos."

"Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente e com a reducgdo de custos."



